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§ 28 Dnr 2023-000031 SBN2022-901 

 

Nyby 3:104 - Förhandsbesked för nylokalisering av enbostads-

hus samt komplementbyggnad  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte bevilja förhandsbesked 

för nylokalisering av enbostadshus samt komplementbyggnad på fas-

tigheten Nyby 3:104 med anledning att markens lämplighet behöver 

prövas genom detaljplaneläggning. 

 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser nylokalisering av ett enbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnad på del av fastigheten Nyby 3:104. Den utpe-

kade platsen utgöras av brukningsvärd jordbruksmark i ett större 

åkerlandskap och den mark som avses tas i anspråk för bebyggelse 

utgörs av åkermark som brukas. Möjligheterna till vatten och avlopp 

behöver ske i en samlad bedömning och den aktuella platsen har haft 

ett högt bebyggelsetryck.   

 

Markens lämplighet för den sökta åtgärden kan därför inte hanteras 

inom prövningen för förhandsbeskedet utan behöver ske genom en 

mer övergripande och strategisk bedömning, det s.k. plankravet ak-

tualiseras.  

 

Byggnadsenheten föreslår att ansökan om förhandsbesked ska av-

slås. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan 

Situationsplan 

Översiktskarta 

Karta 

Fasadritning 

Plan- och sektionsritning 

Plan- fasad- och sektionsritning 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 
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Beslutet skickas till: 

Sökande 
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§ 29 Dnr 2023-000037 SBN 2022-722 

 

Pråmhuset 1:1 Förhandsbesked gällande om kommunen kom-

mer ändra eller upphäva gällande detaljplan  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. avslå ansökan om förhandsbesked med anledning att detaljplanen 

bör upphävas, och 

2. ge plan-och exploateringsenheten i uppdrag att utreda frågan om 

detaljplan 1381-P99/1 ska upphävas. 

 

Ärendebeskrivning 

Förhandsbesked gällande om kommunen kommer ändra eller upp-

häva gällande detaljplan för fastigheten Pråmhuset 1:1. 

 

Utredning i ärendet visar att kvartersmark med tillåten markanvänd-

ning för bostads- och industriändamål kommer att översvämmas av 

att Lagan breddas. Kommunens plan- och exploateringsenhet har 

uppfattningen att detaljplanen bör upphävas. 

 

Byggnadsenhetens förslag till beslut är att förhandsbeskedet ska av-

slås med anledning att detaljplanen bör upphävas och ge plan-och 

exploateringsenheten i uppdrag att utreda frågan om detaljplan 1381-

P99/1 ska upphävas. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse 

Karta 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Upplysning 

Avgift i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Fakturan skickas separat. 

_____ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 
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§ 30 Dnr 2023-000030 

 

Skummeslöv 1:254 (Lyckovägen 10H) Bygglov för tillbyggnad 

och fasadändring av fritidshus  

 

Ärendet utgår, då det redan beslutats i beredningsutskottet. 
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§ 31 Dnr 2023-000029 SBN 2022-692 

 

Knäred 1:10 (Stationsvägen 11) Bygglov för tillbyggnad av kom-

plementbyggnad   

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbygg-

nad av komplementbyggnad. Nämnden konstaterar att det föreligger 

planstridigt utgångsläge och bedömer att de delar som strider mot 

plan kan med hänsyn till absoluta mått och tal inte anses som liten 

avvikelse men med hänsyn till omständigheterna anser nämnden att 

de kan bedömas som liten avvikelse. 

 

Ärendebeskrivning 

Åtgärden avser tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten 

Knäred 1:10 som ligger inom område för detaljplan. Tillbyggnaden 

uppförs som ett uterum på 12 kvadratmeter och placeras söder om 

befintlig komplementbyggnad. Uterummet utformas med stora glas-

partier kombinerat med stående svart träpanel och kanalplasttak.  

 

Åtgärden uppfyller samtliga bestämmelser i gällande detaljplan och 

de krav som framgår av plan- och bygglagen. Den befintliga bygg-

naden strider dock mot avvikelser i detaljplan gällande placering på 

prickad mark samt avståndet mellan byggnader på fastigheten. Ef-

tersom avvikelserna inte bedöms kunna förklaras som små enligt 30 

a §, 9 kap. plan- och bygglagen saknas förutsättningar för att bevilja 

lov.  

 

Som förslag till beslut lämnar byggnadsenheten att bygglov inte ska 

beviljas. 
 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan  

Övriga ritningar 3D 

Planritning  

Fasadritning Väst 

Fasadritning Söder och öster 

Situationsplan  

Svar på tjänsteskrivelsen från sökande 
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Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

Upplysning 

Åtgärderna måste ha påbörjats senast två år från den dag beslutet fick 

laga kraft, annars upphör beslutet att gälla. För att en åtgärd ska anses 

påbörjad ska de egentliga byggnadsarbetena ha kommit igång. Åt-

gärderna måste avslutas inom fem år från den dag beslutet fick laga 

kraft.(9 kapitlet 43 § plan-och bygglag(2010:900) (PBL)). 

  

Innan åtgärden får påbörjas måste ett startbesked lämnas enligt 10 

kap. plan- och bygglagen. 

Du får dock inte påbörja åtgärden förrän fyra veckor efter att beslutet 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om du har fått ett start-

besked. Beslut kungörs oftast ett par dagar efter bygglovets besluts-

datum. 

  

Avgift i enlighet med taxa som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Fakturan skickas separat. 

  

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

 

Underrättelse om beslutet per brev till: 

Knäred 1:9 

Knäred 1:148 

Knäred 1:33 

Knäred 1:83 

Knäred 1:130 

Knäred 1:106 

Knäred 1:75 

Knäred S:11 

Knäred S:10 
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§ 32 Dnr 2023-000036 MBN 2020-342 

 

Detaljplan för Våxtorp 9:80 m.fl. Solgården och Bullerbyn, 

Våxtorps tätort – Antagandebeslut  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till detaljplan 

för Våxtorp 9:80 med flera, enligt 5 kap. 11 § i plan- och bygglagen 

(2010:900/2014:900).  

 

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, 

en miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte upprättats. 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett nytt äldreboende samt 

en ny förskola i Våxtorps samhälle. Ett äldreboende utgörs ofta av 

en kombination av en bostadsmiljö och en vårdmiljö, därmed är syf-

tet även att säkerställa en ändamålsenlig och trygg verksamhet för 

äldre och området planläggs även för vård.  

Vidare syftar detaljplanen även till att möjliggöra för förtätning med 

ytterligare bostäder i Våxtorp i ett centrumnära läge med god tillgång 

till service och handel. I syftet ingår även att säkerställa kommunalt 

huvudmannaskap på allmänna platser så som kringliggande gator 

och grönområden. 

Detaljplaneförslaget för Våxtorp 9:80 bedöms vara färdigt för anta-

gande. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse  

Plankarta 

Planbeskrivning 

Karta - Fastighetsförteckning 

Grundkarta 

Granskningsutlåtande 

Samrådsredogörelse 

Geoteknisk undersökning Bilaga 1 

Bullerutredning Bilaga 2  

Volymstudie Bilaga 3 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 
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Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ove Bengtsson (S), Caroline Ugglesjö 

(M) och Kjeld Eslared (C) i handläggningen av detta ärende  

____ 

 

Ersättarnas mening 

Margareta Lindgren (MP) anser att man i planarbetet missat att se över den to-

tala situationen av behov av mark för skolan och trafiksituationen kring skolan. 

Innan det i planen medges förtätning med bostadshus mellan skolan och Solgår-

den, Bullerbyn bör detta utredas. Planen bör inte antas innan detta är gjort. 

Våxtorp växer, det är för trångt i skolan som behöver mer lokaler, mer mark. 

Mer lokaler, fler elever kräver mer personal som behöver mer personalparkering. 

Redan idag är det besvärligt och många parkerar längst gatan som skall bli cy-

kelbana. 

Trafiksituationen med många skolbussar och många föräldrar som lämnar sina 

barn på väg till jobbet är besvärlig och bör verkligen beaktas innan man släpper 

in mer trafik i området (hyreshusen i mitten). 

Flera andra intressenter har i samrådet yttrat sig om detta bl.a. byalaget och MP 

har tidigare i planprocessen påpekat detta utan framgång. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2023-000033 MBN2017-627 

 

Detaljplan för Allarp 2:536 och 2:537-Samrådsbeslut 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att gå ut på samråd med förslag 

till detaljplan för Allarp 2:536 och 2:537 enligt 5 kap. 11 § i plan- 

och bygglagen (2010:900/2020:76).  

 

Planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan och gjord 

miljökonsekvensbeskrivning ska samrådas. Planen behandlas med 

ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § i plan- och bygglagen 

(2010:900/2021:785). 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter som gynnar 

ortens besöksnäring, turism och friluftsliv. Målbilden är att skapa en 

campingupplevelse med både närhet till stranden, naturen, åkerland-

skapet och Skummeslövsstrands centrum. Inom området ryms en va-

riation av aktiviteter för de besökande, vilket skapar en plats för re-

kreation, socialt umgänge och nya möten. 

 

Detaljplanen bedöms nu vara klar för samråd. Planförslaget kan an-

tas medföra betydande miljöpåverkan och gjord miljökonsekvensbe-

skrivning ska samrådas 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse 

Samrådshandlingar 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thor-Gunnar Bjelland (M) i handlägg-

ningen av detta ärende. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsenheten 
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§ 34 Dnr 2021-000295 

 

Rapportering av samhällsbyggnadsnämndens uppföljningsplan 

för intern kontroll år 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningen av uppfölj-

ningsplan för intern kontroll för år 2022 för samhällsbyggnadsnämn-

den och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revi-

sorer. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll i Laholms kommun ska nämn-

den senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera 

resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommun-

styrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer. 

 

Internkontrollen ska minst innehålla: 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp 

• Omfattningen på uppföljningen 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

• Till vem uppföljningen ska rapporteras 

• När rapportering ska ske 

 

Rapporten ska innefatta omfattningen av utförd uppföljning, utfallet 

och eventuellt vidtagna åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Rapportering intern kontroll 2022 

Tjänsteskrivelse 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, Kommunens revisorer, Ekonomienheten 
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§ 35 Dnr 2022-000210 

 

Uppföljningsplan för intern kontroll för samhällsbyggnads-

nämndens verksamheter för år 2023  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till uppfölj-

ningsplan för intern kontroll för år 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har varje 

nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kon-

trollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska om 

grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. 

 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen. 

Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den 

omfattning och volym som nämndens verksamhet har. 

 

Internkontrollplan ska minst innehålla: 

 

• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

• När rapportering ska ske. 

 

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheten ska drivas 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt med en tillförlitlig finansiell 

rapportering och information om verksamheten. Kontrollen syftar 

även till att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, 

riktlinjer med mera. Avsikten med den interna kontrollen är att even-

tuella tveksamheter eller direkta felaktigheter ska kunna undanröjas 

eller stoppas. 

 

Risk- och väsentlighetsanalys har under hösten tagits fram av verk-

samheten för nämndens hela verksamhetsområde och presenterats på 

samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i oktober 2022. 

 

Denna analys, tillsammans med gemensamt framtagna kontrollpunk-

ter inom kommunen, är grunden till föreslagen uppföljningsplan för 

nämndens verksamhetsområde för år 2023. 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Förslag till uppföljningsplan för intern kontroll för år 2023 

Tjänsteskrivelse 2023-01-17 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Ekonomienheten 
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§ 36 Dnr 2023-000023 

 

Hand- och växelkassor inom samhällsbyggnadsnämndens verk-

samheter för år 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 

kontantkassor, hand- och växelkassor inom sin förvaltning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta 

beslut om förändringar eller kompletteringar av tilldelning och an-

svar för kontantkassor, hand-, och växelkassor under kalenderåret 

inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar för 

kontantkassor, hand- och växelkassor inom sin förvaltning. Sam-

hällsbyggnadsnämnden beslutar enligt kommunens riktlinjer för 

kontanthantering om tilldelning och ansvar för kontantkassor, hand- 

och växelkassor inom sin förvaltning. Den som är ansvarig för väx-

elkassan är också ansvarig för kontantkassan. 

 
Arbetsställe Kassans be-

lopp i kro-

nor 

Ansvarig Ersättare 

Cafeterian 

Stadshuset – 

växelkassa 

500 Ann-Christine Jönsson Sebastian  

Heiner 

Ahla återvin-

ningscentral 

-växelkassa 

1000 Ronald Sheeran Lotta 

Wolf 

Fridhemsgår-

dens kök - 

växelkassa 

200 Katja Persson Margaretha 

Kjellson 

Solhemmets 

kök – växel-

kassa 

300 Margaretha 

Kjellson 
Marita 

Enered 

Smedjebackens 

kök – växel-

kassa 

300 Gunnel Johansson Margaretha 

Kjellson 

Lingårdens kök 

– växelkassa 
1000 Sofia 

Fridolf 

Andreas  

Albjär 

Randerslunds 

kök – växel-

kassa 

300 Ann-Louise 

Cronqvist 
Mikaela 

Karlsson 

Café Campus – 

kontantlös 
 Christian  

Henrysson 

Elisabeth  

Andersson 
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kassa, enbart 

babs och swish 
Lagaholmssko-

lans café – kon-

tantlös kassa, 

enbart swish 

 Christian  

Henrysson 

Elisabeth  

Andersson 

Klimatlådan -  

kontantlös 

kassa, enbart 

swish 

-denna har till-

kommit under 

år 2022. 

 Ann-Christin  

Jönsson 

Henrik Årneby 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Förteckning över hand- och växelkassor år 2023. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förvaltning, verksamhet Ekonomi. 

Till ansvarig för respektive kassa 
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§ 37 Dnr 2022-000080 

 

Samhällsbyggnadsnämndens nämndsredovisning 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner nämndsredovisningen för år 

2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska för varje räkenskapsår 

den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredo-

visning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för ut-

fallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekono-

miska ställningen vid räkenskapsårets slut.  

Den kommunala årsredovisningen ska således ge information till 

olika intressenter, till exempel förtroendevalda, tjänstemän, kommu-

ninvånare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som upp-

nåtts under året både ur ekonomisk- och verksamhetsmässig synvin-

kel. Bland annat ska informationen vara relevant och väsentlig för 

läsaren. Vidare ska redovisningen vara tillförlitlig och objektiv. Re-

dovisningen ska även utgöra underlag för styrning och uppföljning 

och ansvarsutkrävande av nämndernas verksamheter. 

Till den delen av årsredovisningen som behandlar nämndernas verk-

samhet och ekonomi skall respektive nämnd till kommunstyrelsen 

lämna en såväl verbal som numerisk redovisning av verksamhetsåret. 

Facknämndernas nämndsredovisningar utgör även ett planeringsun-

derlag, vilket är särskilt betydelsefullt inför ett år där besparingar är 

ett faktum. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 

2023. 

Samhällsbyggnadsnämndens nämndsredovisning år 2022. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr 2023-000024 

 

Samhällsbyggnadsnämndens reviderad investeringsbudget för 

år 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens för-

slag till reviderad investeringsbudget för år 2023. 

 

Skattefinansierad verksamhet 

Kostnader  56.500 tkr varav 2.060 tkr är nya 

projekt, -340 tkr är justeringar av beslutad investeringsbudget och 

8.720 tkr är ombudgeteringar från 2022. 

 

Nettoinvestering 2023: 56.500 tkr 

Bruttoinvestering 2023: 58.500 tkr 

Intäkter  -2.000 tkr 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet  

Avfall och Renhållning 

Kostnader  3.000 tkr     

Intäkter   0 tkr 

 

VA-verksamhet 

Kostnader 56.000 tkr  

Intäkter  0 tkr 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 

skall reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige 

under mars månad. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp 

som motsvarar de förväntade utgifterna under året. Projekt kan av 

olika anledningar bli försenade och behöver därför ombudgeteras. 

Samtidigt kan betalningar i vissa projekt, som löper över flera år, bli 

tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det 

kan även finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i så-

väl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits 

i årsbudgeten. 

 

Enligt kommunens regler för anslagsbindningsnivåer binds normalt 

anslagen i investeringsbudgeten på projektnivå med undantag för in-

ventarier och utrustning där nämnderna erhåller investeringsramar. 

Inom Samhällsbyggnadsnämnden erhålles investeringsramar för 
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gata- och anläggningsprojekt samt för gemensamma investeringar 

för förvaltningen avseende nya och utbyte av inventarier. 

 

Beslutade investeringar finns även beskrivet i samhällsbyggnads-

nämndens nämndsplan för år 2023, reviderad nämndsplan 2023. 

 

Förslag innehåller de i 2023 års budget enligt fullmäktiges beslut för 

samhällsbyggnadsnämnden beslutade investeringar, projekt som av 

olika anledningar inte avslutats under 2022 samt nya projekt. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse  

Underlag - Reviderad investeringsbudget 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 39 Dnr 2022-000228 

 

Bostadsförsörjningsprogram  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande remissvar:  

 

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver på ett bra sätt utmaningar 

och prioriteringar avseende antal och placering av framtida bostäder, 

men bör utveckla beskrivningen av hållbarhetsaspekter kopplade till 

bostadsförsörjning, t.ex avseende hur ny bebyggelse kan påverka 

miljön så lite som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden vill också un-

derstryka att en höjd ambitionsnivå avseende utemiljö ger ökade 

driftskostnader för såväl kommunen som fastighetsägarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörj-

ningsansvar, 2000:1383, planera för bostadsförsörjningen inom 

kommunen. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att det ska 

utgöra ett underlag för kommunens långsiktiga och strategiska ställ-

ningstaganden kring bostadsförsörjning under perioden 2022– 2030. 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår ifrån gällande översiktsplan 

och Laholms kommuns övergripande utvecklingsmål d v s att La-

holms kommun ska bli 30 000 invånare år 2040. Förslaget till Bo-

stadsförsörjningsprogram har i huvudsak arbetats fram av personal 

på plan- och exploateringsenheten och kommunstyrelsen beslutade i 

november 2022 att remittera det till samtliga kommunala nämnder, 

länsstyrelsen i Halland samt Region Halland och berörda grannkom-

muner. Det skall även hållas dialogmöten med allmänheten i kom-

munens större tätorter. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 januari 

2023. 

Beslut Kommunstyrelsen 2022-11-08 § 219 

Bostadsförsörjningsprogram med bilagor 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2023-000032 

 

Förvaltningsmetod till Laholms grön- och parkområde 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

- Godkänner förvaltningsmetoden till Laholms kommuns grönytor  

- Ger driftenheten uppdrag att utveckla hållbarhetsstrategi och för-

valtingskonceptet och redovisa detta i kvartal 4–2023 

- Ger driftenheten uppdrag att inkomma med budget kopplat till val 

av skötselprodukt och kvalité, skall redovisas i kvartal 2-2024 

- Ger driftenheten i uppdrag att inkomma med en grov budget avse-

ende förvaltningskonceptet senast 2023-04-12 

 

Ärendebeskrivning 

Med förvaltningsmetoden vill vi skapa en grön sammanhängande of-

fentlig miljö av bättre kvalité för en attraktiv och hållbar kommun. 

Det kostar tid att realisera den önskade målbilden och därför behöver 

vi kunskap, kontinuitet och innehåll. Med andra ord, vi måste veta 

vad vi gör och ska göra nu och i framtiden med vår allmänna plats-

mark under planeringsprocessen och med vårt skötselarbete. Ledord 

i utvecklingen av Laholms offentliga utemiljö är attraktivitet, funkt-

ionalitet, diversitet och tillgänglighet. Metoden ger en ram i val av 

skötsel och möjligheter i gestaltning. Förvaltningsmetoden vägleder 

i valet av byggstenar med vilka vi kan skapa rekreativa värden och 

naturvärde till ett inbjudande Laholm för både invånare och besö-

kare, en hjälp för alla som utvecklar planer och sköter offentliga 

gröna ytor. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-31 

Förvaltningsmetod till Laholms kommuns grönytor 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ove Bengtsson (S) föreslår att beredningsutskottets förslag till beslut 

kompletteras med ett tillägg att driftenheten presenterar en grov bud-

get senast i mitten på april. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningsutskottets förslag till beslut mot Ove 

Bengtssons (S) förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden be-

slutar i enlighet med Ove Bengtssons (S) förslag. 
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§ 41 Dnr 2022-000200 

 

Riktlinjer för laddstolpar, laddinfrastruktur i Laholms kommun 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

- Kommunens laddplatser är fortsatt tillfälligt avstängda för el-

bilsladdning utan tidsbegränsning i enlighet med de platser som 

anges i ärendebeskrivningen 

- Fordonsparkering tillåts på de övertäckta laddplatserna 

 

Ärendebeskrivning 

Under en längre tid så har de kommunala laddstolparna visat sig vara 

i bruk utan att det har reglerats hur bilägare ska betala för det eluttag 

som skett. Dåvarande driftchef inom samhällsutveckling tog beslut i 

augusti att stänga ner dessa och övertäcka för att frigöra till vanliga 

parkeringsplatser.  

Under hösten 2022 har beslut tagits i samhällsbyggnadsnämnden 

med ärende nummer 2022–200, Riktlinjer för laddstolpar, laddinfra-

struktur i Laholms kommun, på vilket sätt Laholms kommun ska 

möjliggöra för publik laddinfrastruktur för elfordon utan att hämma 

möjligheten för kommersiella aktörer att etablera en fungerande 

marknad i Laholms kommun. 

 

Syftet med riktlinjerna är att underlätta ställningstagande var och i 

vilken takt laddinfrastrukturen ska byggas ut. Riktlinjerna ska vara 

vägledande hur avgifter ska tas ut. 

 

En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, då ett köp av el 

endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör. Försäljningen 

kan därmed endast hanteras av en extern aktör. En kommun kan inte 

heller subventionera eller ge bort el, då detta inte är förenligt med 

likställighetsprincipen i kommunallagen.  

 

För att inte kommunen ska bryta mot likställighetsprincipen enligt 

kommunallagen så är tjänstemannaförslaget att fortsätta ha kommu-

nens laddplatser tillfälligt avstängda tills framtagande av lämplig 

mark och lämplig process för genomförandet av riktlinjer för ladd-

stolpar är klart. 

 

Följande kommunala laddplatser berörs av beslutet; 

-Tivolitorget, Laholm 

-Lagavägen, Laholm 

-Kronovägen, Mellbystrand 
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse 2023-01-23 

Brev från konkurrensverket 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med det-

samma. 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Medborgarservice 
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§ 42 Dnr 2021-000285 

 

Revidering av beslut gällande trafikföring för stadsdelen Gam-

leby i Laholms centrum 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillägget kring förbjuden ge-

nomfartstrafik Kyrkogränd samt början på St. Clemens gränd som 

beslutades 2023-01-24 inte är funktionellt utifrån tillgängligheten för 

boende eller besökande på Gamlebygatan och river upp beslutet 

kring tilläggen i förslag 2. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att införa zonförbud för motor-

fordonstrafik, förbjuden genomfart. Området begränsas av Kyrkoga-

tan i söder, Lagavägen i väster/norr och Hästtorget/Storgatan i öster, 

enligt bilaga Kartbild 1. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslutet som togs 2023-01-24, §23, i Samhällsbyggnadsnämn-

den, förslag 2 med tillägget att förbjuda genomfartstrafik på Kyrko-

gränd samt början på St. Clemens gränd, i norrgående riktning, har 

utredningen visat sig att det inte är funktionellt för de som bor eller 

ska besöka Gamlebygatan. 

Analysen visar att ska boende eller besökare ta sig till Gamlebygatan 

så behöver de ta Gamlebygränd alternativ Pärlgränd för att nå Gam-

lebygatan. Gamlebygränd är inte av den storlek eller beskaffenhet 

som är lämplig för fordonstrafik mer än för de som idag bor på denna 

gränd. Pärlgränd är lite större än Gamlebygränd men utgör ändå en 

mindre gränd för att merparten av boende eller besökare till Gamle-

bygatan ska nyttja denna gränd för att ta sig till Gamlebygatan. 

Slutsatsen är att beslutet kring tillägget med att förbjuda genomfarts-

trafik på Kyrkogränd samt början S:t Clemens gränd behöver rivas 

upp och beslutat förslag 2, exklusive tillägget, ska vara gällande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att införa zonförbud för motor-

fordonstrafik, förbjuden genomfart. Området begränsas av Kyrkoga-

tan i söder, Lagavägen i väster/norr och Hästtorget/Storgatan i öster, 

enligt bilaga Kartbild 1. 

Införandet av zonförbud för motorfordonstrafik i den begränsning 

som kartbild 1 visar ger möjlighet att reglera fordons intensiteten i 

Gamlebys känsliga karaktär där gående och cyklande ges mer ut-

rymme att vistas och ta del av den kulturrika delen av Laholms cent-

rums innerstad. 
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Framtida trafikutredning Laholms centrum 

För att framtida få en sammanhängande förståelse kring trafikfrågan 

i centrala Laholm så behöver även Gamleby involveras. Den utred-

ning som bröts ut från trafikutredningen gällande Laholms centrum 

dvs. Gamleby gjordes för att kunna ställa om för möjliggörandet av 

insamling av fyrfackskärl i Gamleby 1 januari 2023. Gamleby behö-

ver involveras igen i utredningen så helheter tas och möjliggör för 

boende, besökare och andra intressenter en samlad bild och förstå-

else hur sammanhangen kring trafikföringen håller ihop i Laholms 

centrum 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-10 

Bilaga Kartbild 1 

 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på beredningsutskottets förslag till beslut och fin-

ner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt detta. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Driftenheten  
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§ 43 Dnr 2023-000027 

 

Prövotidsredovisning för dag- och lakvatten samt förslag till 

slutgiltiga villkor. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att ställa sig bakom nedan före-

slagna slutgiltiga villkor för dag- och lakvatten samt godta att bifo-

gad redogörelse skickas in till Länsstyrelsen i Halland enligt kravet i 

miljötillståndet som lämnades 2018-03-12.   

 

Laholms kommun föreslår följande slutgiltiga villkor; 

Dagvatten 

1. Det behandlade utgående dagvattnets föroreningsinnehåll ska 

kontrolleras varannan månad. Varannan månad är under förutsätt-

ning att det finns ett utgående flöde. Saknas flöde tas prover så fort 

det är möjligt. Antalet prover per år ska vara 6st fördelat över året.   

 

2. Behandlat utgående dagvatten ska analyseras med avseende på 

pH, oljeindex, suspenderade ämnen, zink, koppar, tenn, bly, krom, 

kadmium, kvicksilver, ammoniumkväve, totalfosfor, totalkväve, 

TOC och konduktivitet. 

 

3. Halterna av föroreningar i utgående renat dagvatten får som be-

gränsningsvärde som årsmedelvärde uppgå till: 

 
mg/l Provisoriskt 

villkor 

Medel av analysresul-

tat 2019-2022 

Yrkat begränsnings-

värde som årsmedel-

värde mg/l 

Bly 0,03 0,0007 0,01 

Kadmium 0,001 0,00006 0,0005 

Kvicksilver 0,0003 0,0001 0,0002 

Nickel 0,02 0,002 0,005 

Zink 0,3 0,08 0,2 

Fosfor 0,5 0,29 0,5 

Kväve total 10 2,5 10 

Susp. ämnen 100 8,1 50 

Oljeindex 5 0,09 2 
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Kommentar till yrkat begränsningsvärde; Reningseffekten av övers-

ilningsytan är beroende av väderleken och växtligheten. Dessa är 

faktorer som enheten inte kan styra över. Av den anledningen är det 

viktigt att årsmedelvärdet ska gälla som ett begränsningsvärde.  

 

Lakvatten 

4. Det behandlade utgående lakvattnets föroreningsinnehåll ska kon-

trolleras och provtas varje månad under den period då lakvattnet leds 

till recipient.  

 

5. Behandlat utgående lakvatten ska analyseras med avseende på pH, 

oljeindex, suspenderade ämnen, zink, koppar, tenn, bly, krom, kad-

mium, kvicksilver, ammoniumkväve, totalfosfor, totalkväve, TOC 

och konduktivitet. Utöver dessa parametrar ska följande analyseras 

en gång varje år; bromerade flamskyddsmedel och PFAS summa 11. 

 

6. Halterna av föroreningar i utgående renat lakvatten får som be-

gräsningsvärde som årsmedelvärde uppgå till: 

 
Mg/l Provisoriskt 

villkor 

Medel av prover 2019-

2022, utgående 

Yrkat begränsnings-

värde som årsmedel-

värde mg/l 

Bly 0,03 0,0003 0,01 

Kadmium 0,001 0,00006 0,001 

Kvicksilver 0,0003 0,0001 0,0003 

Nickel 0,02 0,003 0,02 

Zink 0,3 0,009 0,3 

Fosfor 0,5 0,02 0,2 

Kväve total 30 10,2 30 

Susp. ämnen 100 2 25 

Oljeindex 5 0,1 2 

 

Kommentar till yrkat begränsningsvärde: Biologiska reningssystem 

påverkas stort av vädret vilket är en faktor som enheten inte kan styra 

över. Av den anledningen är det viktigt att årsmedelvärdet ska gälla 

som ett begränsningsvärde.  
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Delegerade frågor 

Avfallsenheten anser att vissa frågor, som punkten nedan, kan dele-

geras till kommunens miljöenhet som utövar tillsyn på anläggningen.  

  

7. Eventuell handläggning av förändringar av rening av utgående 

vatten från spolplattan delegeras till tillsynsmyndigheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Avfallsenheten mottog nya miljötillståndet för Ahla avfallsanlägg-

ningen våren 2018. I tillståndet är alla villkor gällande dag- och 

lakvatten provisoriska. Årligen har enheten skickat in redogörelser 

till Länsstyrelsen för vad som har utförts och vad utgående analysre-

sultat visat.   

Nästa redovisning är den 1 mars 2023 och då ska även förslag på 

slutgiltiga villkor lämnas för allt vatten.  

 

Lakvattenreningensanläggningen har endast varit igång under två sä-

songer vilket ger en väldigt kort tid att utgå ifrån både vad det gäller 

funktion och analysresultat. Det finns mycket att lära om dessa pro-

cesser och all rening är dessutom biologisk och påverkas av faktorer 

som vi inte styr över som väder mm. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Prövotidsredovisning samt förslag till fastställande av villkor, 2023-

01-12. 

Som bilaga finns hela sammanställningen som ligger som grund till 

detta förslag. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2023-000028 Mi2019-1548 

 

Yttrande till länsstyrelsen över överklagande avseende tillsyn av 

motortrafik på stranden vid Mellbystrand och Skummeslövs 

strand  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till länsstyrel-

sen: 

Kommunens inställning är att klagandens överklaganden ska avslås 

och att länsstyrelsen fastställer Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

den 24 februari 2021, med ärendenummer SBN § 45 avseende tillsyn 

av motortrafik på stranden vid Mellbystrand och Skummeslövs 

strand.  

 

I det nu aktuella ärendet har kommunen utfört tillsyn av motortrafik 

på stranden vid Mellbystrand och Skummeslövs strand, i enlighet 

med Mark- och miljööverdomstolen dom (M11839-18) från den 20 

juni 2019. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut den 24 febru-

ari 2021 redogjort för hur tillsynen har gått till och det är kommunens 

uppfattning att den utförda tillsynen är tillräcklig i förhållande till 

gällande lagstiftning.  

 

I övrigt hänvisar kommunen till vad som framgår av det nu överkla-

gade beslutet och handlingar till detta. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Strandmiljö Laholm och enskilda personer har under 

flera år framfört klagomål och påtalat risker med motorfordonstrafik 

och parkering på stranden.  

 

Mark- och miljööverdomstolen har i dom (M11839-18) från den 20 

juni 2019 bedömt att motorfordonstrafik och parkering på stranden 

med hänsyn till omfattningen är miljöfarlig verksamhet enligt miljö-

balkens regler. Både Laholms kommun och markägare ansågs vara 

verksamhetsutövare i miljöbalkens mening och har ansvar över och 

möjlighet att styra trafiken på stranden. I domen förbjöds kommunen 

att främja motorfordonstrafik och parkering på stranden, vilket efter-

levdes genom att kommunen tog bort hänvisningar till parkering och 

avgränsningar (betongsuggor). Då motorfordonstrafiken på stranden 

klassas som miljöfarlig verksamhet är kommunen enligt 26 kapitlet 

miljöbalken skyldig att utöva tillsyn. 
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Under 2020 utförde miljöenheten miljötillsyn av motorfordonstrafi-

ken på stranden som omfattar 22 fastigheter. Miljöenheten har begärt 

in skriftlig redovisning av markägare om vilka åtgärder som skett 

och vad som planeras att göras för att begränsa eller hindramotorfor-

donstrafik och parkering på stranden. Avgränsningar hade skett på 

stranden genom att trästolpar satts upp och som spärrar av vissa om-

råden för motorfordonstrafik och miljöenheten gjorde bedömning av 

vilka fastigheter där det är möjligt att köra. För de fastigheter där det 

går att köra; nedfart finns och trästolpar hindrar inte fordon, begärde 

miljöenheten dokumenterad egenkontroll. 

 

Miljöenheten bedömde att de redovisade egenkontrollerna var i till-

räcklig omfattning. Då egenkontrollerna ansågs vara av tillräcklig 

omfattning avslutades dessa ärenden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021, SBN § 

45 att det för närvarande inte finns skäl att vidta ytterligare åtgärder 

när det gäller motorfordonstrafiken på stranden. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse 

Yttrande till länsstyrelsen 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen Halland 
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§ 45 Dnr 2022-000266 SBN2022-864 

 

Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för 

god byggnadsvård  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Vallen 4:1 samt Bocken 10 

och 11 som mottagare av Hallands museiförenings diplom för god 

byggnadsvård. 

Lagan Fastighetsutveckling AB har genom renovering av Gula Vil-

lan på fastigheterna Bocken 10 och 11 tagit tillvara en centralt belä-

gen byggnad som är av stor vikt för stadsmiljön. 

Monica och Karl-Olof Persson har på ett smakfullt sätt renoverat ett 

nedgånget hus i centrala Våxtorp. Våxtorp har inte bara fått en vacker 

byggnad i centrum utan också ett bageri till glädje för många i byn 

med omnejd. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnads-

vård inom Hallands län. Samhällsbyggnadsnämnden får möjlighet 

att nominera fastigheter, fastighetsägare, enskild person, organisat-

ion enligt fastställda kriterier. Förslagen för 2023 år nomineringar 

har varit få. 

 

Byggnadsenheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avstår för 

att nominera någon för år 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023 

Tjänsteskrivelse 

Hallands museiförenings skrivelse 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-31 

Förvaltningsmetod till Laholms kommuns grönytor 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Sandén (SD) förslår att nämnden skall nominera Vallen 4:1.  

Ove Bengtsson (S) föreslår att även nominera Bocken 10 och 11. 

Pierre Lothigius (KD) förslår att nominera Bocken 10 och 11. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslagen och finner att nämnden beslutar att 

nominera Vallen 4:1 samt Bocken 10 och 11. 
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_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Hallands museiförening 
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§ 46 Dnr 2022-000054 

 

Redovisning av ärende i samband med uppföljning av beslut en-

ligt uppföljningsplan för intern kontroll för år 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände uppföljningsplan för intern 

kontroll för år 2022 den 23 februari 2022 § 25. Enligt den ska juste-

raren välja ut ett till två ärenden från listan över anmälda delegat-

ionsbeslut som ska redovisas vid kommande sammanträde: 

 

Från miljöenhetens lista med delegationsbeslut valde justeraren ären-

det Mi-2022-1577 Miljösanktionsavgift som ska redovisas vid nästa 

sammanträde. Ärendet redovisas av miljöinspektör. 

 

 

 

_____ 
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§ 47 Dnr 2022-000255 

 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger redovisningen av delegationsbe-

sluten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 

(2017:725) (nya) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en le-

damot, en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslut som fattas på nämndens vägnar ska i enlighet med 6 kapitlet 

40 § i kommunallagen anmälas till samhällsbyggnadsnämnden i den 

ordning som nämns i beslutad delegationsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 8 februari 2023. 

 

Ordföranden, beslut om godkännande av förrättning avseende av-

styckning från Vråkärr 1:4 

 

Miljöenhetens beslut från och med den 17 januari till och med den 8 

februari 2023. 

 

Byggnadsenhetens beslut från och med den 12 januari 2023 till och 

med den 2:a februari 2023. 

 

Förteckning över delegationsbeslut registrerade i ärendehanterings-

systemet Ciceron från och med den 12 januari till och med den 7 

februari 2023. 

 

Räddningstjänstens delegationsbeslut enligt förteckning daterad den 

2:a februari 2023. 

 

Beslut om parkeringstillstånd ska anmälas till samhällsbyggnads-

nämnden. Samhällsvägledarna har under perioden 19 januari till 2 

februari 2023 utfärdat 6 beslut om parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade varav 0 är avslag. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och åter-

ställningsbidrag ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden. Under 

perioden 17 januari till den 10 februari 2023 har 8 nya 
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bostadsanpassningsbidrags ärende registrerats samt 8 reparationsbi-

drags ärenden. Handläggaren för bostadsanpassning har under 

samma period beviljat 2 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. 

Dessutom har 7 ansökningar om reparationsbidrag beviljats 

 

_____ 
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§ 48 Dnr 2022-000256 

 

Anmälningar 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger förteckningen över anmälningar 

till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till samhällsbyggnads-

nämnden sedan förra sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar 

_____ 
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§ 49 Dnr 2022-000257 

 

Informations- och diskussionsärenden 2023 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 

 

Ärendebeskrivning 

a. Ledamöternas inspel 

Kristian Svärd 

 

b. Tvister inom Driftenheten, återkoppling och information 

Ingela Månsson 

 

c. Nyttjande och avstängning av Stortorget inkl. parkeringsytor, 15-

18 juni-2023, evenemang SM Cykeltrial 

Ingela Månsson 

 

d. Blomsterurnor i tätorterna som kommer tas bort 

Johanna van Hirtum 

 

e. Information om Miljöenheten 

Annica Hegefelt 

 

 
 

 


